
Magalie Grigis <mgrigis@laloi-menuiseries.com>

RE: ARC SAV BM INGENERIE BRENDANI GRAVEZ
Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
À : Magalie Grigis <mgrigis@laloi-menuiseries.com>

 

MAGALIE

Pas de nouvelle du client pas de retour du constructeur

Oui tu peux classer

 

Cordialement,

 

Sihem

Service SAV
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De : Magalie Grigis <mgrigis@laloi-menuiseries.com>
Envoyé : mercredi 12 juin 2024 11:15
À : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Objet : Re: ARC SAV BM INGENERIE BRENDANI GRAVEZ

 

Sihem,

 

Peux-tu me faire un retour sur le SAV BM INGENERIE BRENDANI GRAVEZ, où en est-il, est-il terminé?

Cordialement,

 

Magalie GRIGIS
Assistante Administrative et Commerciale

Tel +33 5 62 88 25 82

www.laloi-menuiseries.com

      

 

 

Le mer. 12 juin 2024 à 10:20, Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com> a écrit :

 

Cordialement,

 

 

Julie LALOI
Assistante Administrative de Production

Tel +33 5 62 88 25 80

www.laloi-menuiseries.com

      

 

---------- Forwarded message ---------
De : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Date: lun. 17 juil. 2023 à 09:01
Subject: RE: ARC SAV BM INGENERIE BRENDANI GRAVEZ
To: Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com>

 

Bonjour Julie,

Non

Eric est arrêt maladie  depuis plus d’1 mois !!

 

Cordialement,

Sihem

Service SAV

05.61.83.64.48

www.menuiseriebriol-diffusion.com
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De : Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com>
Envoyé : lundi 17 juillet 2023 08:58
À : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Objet : Re: ARC SAV BM INGENERIE BRENDANI GRAVEZ

 

Bonjour Sihem,

 

As tu pu faire le point sur ce SAV?

 

Cdt

Julie

 

Le mer. 14 juin 2023 à 11:10, Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com> a écrit :

Sihem,

 

Je viens de passer les 2 pliages à Seb

 

Cdt

Julie

 

Le lun. 12 juin 2023 à 16:23, Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr> a écrit :

Julie

Vu avec Fabrice, il est formel il n’y en avait que 2.

Il vrai que je ne lui ai pas préciser le nombre de montant mais il en manque 1 .

Nous allons retourner sur chantier quand on aura récupérer les seuils et je te dirai le quel c’est.

 

Cordialement,

Sihem

Service SAV

05.61.83.64.48

www.menuiseriebriol-diffusion.com
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De : Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com>
Envoyé : lundi 12 juin 2023 14:11
À : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Objet : Re: ARC SAV BM INGENERIE BRENDANI GRAVEZ

 

Bonjour Sihem,

 

Comme vu à l'instant par téléphone, les pliages sont en longueur 1600x2 et non 1750.

Les pliages sont toujours en petite surlongueur par rapport à ta côte de 1500

 

De notre côté, les 3 montants ont bien été débités et donnés le 16 mars dernier

 

Cdt

Julie

 

Le ven. 9 juin 2023 à 08:36, Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com> a écrit :

Bonjour Sihem,

 

Non pas encore

 

Cdt

Julie

 

Le jeu. 8 juin 2023 à 17:03, Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr> a écrit :

Julie

Fabrice  me dit qu’il t’a fait passer les pièces mardi.

As-tu pu voir stp ?

Merci de ton retour.

 

Cordialement,

Sihem

Service SAV

05.61.83.64.48

www.menuiseriebriol-diffusion.com
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De : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Envoyé : vendredi 2 juin 2023 15:00
À : 'Julie LALOI' <jlaloi@laloi-menuiseries.com>
Objet : TR: ARC SAV BM INGENERIE BRENDANI GRAVEZ

 

Bonjour Julie,

 

Suite à l’intervention de nos techniciens,

 pliage bavette   reçu en 1750 les 2 au lieu de 1500.

Il manque un montant au lieu de 3

Il manque les embouts de chicanes haut et  bas sur tout les coulissants

 

Fabrice te fait passer 2 montants les anciens et les pliages.

 

Merci de nous fournir en SAV LE MONTANT  manquant et les pliages et les embouts.

Merci de ton retour.

 

 

Cordialement,

Sihem

Service SAV

05.61.83.64.48

www.menuiseriebriol-diffusion.com
 

 

De : Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com>
Envoyé : jeudi 16 mars 2023 11:41
À : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Objet : Fwd: ARC SAV BM INGENERIE BRENDANI GRAVEZ
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Bonjour,

 

Donné ce jour à seb

 

Cdt

Julie

---------- Forwarded message ---------
De : Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com>
Date: mar. 14 mars 2023 à 11:02
Subject: ARC SAV BM INGENERIE BRENDANI GRAVEZ
To: Jean-Luc Mestriner <jean-luc@briol-diffusion.fr>, Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Cc: Commercial Laloi <commercial@laloi-menuiseries.com>

 

Bonjour,

 

Ci joint ARC pour SAV BM INGENERIE BRENDANI GRAVEZ.

Un avoir sera effectué lors du retour des montants rayés.

Nous devons récupérer le pliage qui est à dispo chez notre fournisseur.

Nous vous ferons passer l'ensemble des pièces en fin de semaine ou début de semaine prochaine.

 

--

Cordialement,

 

Julie

LALOI MENUISERIES

 

--

Cordialement,

 

Julie

LALOI MENUISERIES

 

--

Cordialement,

 

Julie

LALOI MENUISERIES

 

--

Cordialement,

 

Julie

LALOI MENUISERIES

 

--

Cordialement,

 

Julie

LALOI MENUISERIES

 

--

Cordialement,
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Julie

LALOI MENUISERIES
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