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Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Magalie Grigis <mgrigis@laloi-menuiseries.com>
Envoyé: mardi 18 juin 2024 15:06
À: Commercial Laloi
Objet: Fwd: SAV BERTRAND Pascal

numéro à créer merci 
 
 
 

Cordialement, 

 

 
 
 
 

Magalie GRIGIS 
Assistante Administrative et Commerciale 

Tel +33 5 62 88 25 82 

www.laloi-menuiseries.com  

       
 

 

---------- Forwarded message --------- 
De : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr> 
Date: mar. 18 juin 2024 à 15:01 
Subject: RE: SAV BERTRAND Pascal 
To: Magalie Grigis <mgrigis@laloi-menuiseries.com> 
 

OK  

A passer en commande stp  

Merci  

  

Cordialement,  

  

Sihem 

Service SAV 
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De : Magalie Grigis <mgrigis@laloi-menuiseries.com>  
Envoyé : mardi 18 juin 2024 15:01 
À : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr> 
Objet : Re: SAV BERTRAND Pascal 

  

Malheureusement non nous n'en avons pas en stock.  

 
 

Cordialement, 

  

Magalie GRIGIS 
Assistante Administrative et Commerciale 
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Tel +33 5 62 88 25 82 

www.laloi-menuiseries.com  

       

 

  

  

Le mar. 18 juin 2024 à 14:55, Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr> a écrit :  

Vous pouvez pas nous l’offrir à titre commercial ?  

  

Cordialement,  

  

Sihem 

Service SAV 
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De : Magalie Grigis <mgrigis@laloi-menuiseries.com>  
Envoyé : mardi 18 juin 2024 14:57 
À : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr> 
Objet : Re: SAV BERTRAND Pascal 

  

Bonjour,  

  

Oui le Stick de retouche 5014 est à 27€ht, est-ce que je te le commande?  

 
 

Cordialement, 
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Magalie GRIGIS 
Assistante Administrative et Commerciale 

Tel +33 5 62 88 25 82 

www.laloi-menuiseries.com  

       

  

  

Le mar. 18 juin 2024 à 14:24, Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr> a écrit :  

Bonjour Magalie,  

ARC en PJ  

Serait-il possible d’avoir un stick de retouche ral 5014 ?  

On a une petite rayure, le client l’accepte en échange de ce stick. 

Merci de ton retour. 

  

  

Cordialement,  

  

Sihem 

Service SAV 
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