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Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com>
Envoyé: mardi 30 avril 2024 09:16
À: Commercial Laloi
Cc: Magalie Grigis
Objet: Fwd: ESPRIT VILLA / ZABA montant a changer N° 2023071510
Pièces jointes: 20240304_141320.jpg; 20240304_141330.jpg; 18AE603A.heic

creer sav 
 
 
Cordialement, 
 
 

 
 
 
 

Julie LALOI 
Assistante Administrative de Production 

Tel +33 5 62 88 25 80 

www.laloi-menuiseries.com  

       

 

---------- Forwarded message --------- 
De : Jean Philippe SIRI <siri@gamso.fr> 
Date: mar. 30 avr. 2024 à 08:28 
Subject: TR: ESPRIT VILLA / ZABA montant a changer N° 2023071510 
To: Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com> 
 

Bonjour, 

  

Sur la commande Ref EV ZABBA N° 2023071510, sur le repère 1 Galandage 4 VTx H 2445 X L 4000, l 
montant d’accroche extérieur est marqué vu la la livraison sur chantier lors de la dépalettisation. 

  

Merci Jean Philippe, 
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De : Laffite [mailto:laffite@gamso.fr]  
Envoyé : mardi 30 avril 2024 08:23 
À : Jean-Philippe SIRI 
Objet : TR: ESPRIT VILLA / ZABA montant a changer 

  

  

  

De : Dorian Giraud [mailto:dorian.giraud@espritvilla.fr]  
Envoyé : mercredi 24 avril 2024 10:20 
À : Laffite 
Objet : ESPRIT VILLA / ZABA montant a changer 

  

Bonjour, 

  

Pourrais-tu me lancer une commande pour changer le montant de la baie vitrée a galandage 

  

  

  

Dorian Giraud 
  
Conducteur de Travaux 
  
06 66 99 19 24 
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6 Impasse de Lisieux 
 

31300 
 

Toulouse 
   

05 36 25 92 27 
 

- contact@espritvilla.fr 

  
espritvilla.fr 
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