Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com>
Envoyé: jeudi 18 avril 2024 11:32

A: Commercial Laloi

Objet: Fwd: SAV ELBLING 2023112270

a creer stp

Cordialement,

Julie LALOI
| A Gl Assistante Administrative de Production
‘ Tel +33 5 62 88 25 80

www.laloi-menuiseries.com

(£ © [in] &)

---------- Forwarded message ---------

De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>
Date: ven. 22 mars 2024 a 08:41

Subject: TR: SAV ELBLING 2023112270

To: Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com>

De : Fabien Cabanes [mailto:sarlfif@gmail.com]

Envoyé : jeudi 21 mars 2024 17:19

A : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@]laloi-menuiseries.com>
Objet : Re: SAV ELBLING 2023112270

Peux-tu m’envoyer une photo de la poignée exter
Client un peu compliqué...

Merci

Cdt

Emilie

Envoy¢ de mon iPhone



Le 21 mars 2024 a 16:35, Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@]laloi-
menuiseries.com> a écrit :

Emilie,

I1 faut compter 139.50 € pour le remplacement du montant du repére 0.2, pour mettre une
serrure.

Ce sera une poignée de frappe qui sera prévue et non une poignée 20°.

Julie me dit que cela peut se faire rapidement, merci de prévenir lorsque vous ramenez le
chassis.

A bientot,

Emilie DUFOUR

_ Assistante Administrative et commerciale

Tel +33 5 62 88 25 80

www.laloi-menuiseries.com




