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Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Claude Cané <claude.mpba09@gmail.com>
Envoyé: jeudi 4 avril 2024 19:03
À: Commercial - LALOI MENUISERIES
Objet: Re: Référence  abc crealux

Salut, 
 
C’est bon tu l’as fait livrer directement chez lui avec le port et tu facture MPBA donc pas de tarif affiché 
pour lui.  
 
Merci.  
 
Cordialement.  
 
Claude cané 
Menuiseries MPBA.  
07.85.59.00.92 
 
 

Le 4 avr. 2024 à 09:54, Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-
menuiseries.com> a écrit : 

 
Bonjour Claude, 
  
Pour une livraison en direct par ALUK, il faut compter 40 euros net HT. 
Autre solution, on se fait livrer à LABEGE et on te livre la pièce chez toi lors d’une prochaine tournée, 
car on ne va pas sur Narbonne. 
  
  
  

 
 
 
 

Emilie DUFOUR 
Assistante Administrative et commerciale 

Tel +33 5 62 88 25 80 

www.laloi-menuiseries.com  

       

  
  
  
  
  

De : Claude Cané [mailto:claude.mpba09@gmail.com]  
Envoyé : mardi 2 avril 2024 11:10 
À : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com> 
Objet : Re: Référence abc crealux 
  
Ok ça me va. Donne moi le prix du port stp que je rajoute à 10,50 HT.  
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Cordialement.  
  
Claude cané 
Menuiseries MPBA.  
07.85.59.00.92 
 
 
 

Le 2 avr. 2024 à 11:06, Commercial - LALOI MENUISERIES 
<commercial@laloi-menuiseries.com> a écrit : 

 
Je préfèrerais te le facturer directement car le compte ABC CREALUX n’est plus actif 
depuis 2 ans.  
Il va falloir que je demande le règlement etc…. bref beaucoup de temps passé pour 
une seule pièce. 
Je peux le faire envoyer chez eux si ça t’arrange, en rajoutant des frais de port. 
Merci de me redonner l’adresse exacte. 
  
Cdt, 
  
  

 
 
 
 
 

Emilie DUFOUR 
Assistante Administrative et commerciale 

Tel +33 5 62 88 25 80 

www.laloi-menuiseries.com  
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De : Claude Cané [mailto:claude.mpba09@gmail.com]  
Envoyé : mardi 2 avril 2024 10:58 
À : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com> 
Objet : Re: Référence abc crealux 
  
Salut,  
  
Tu peux me mettre en commande et l’envoyer à abc crealux.  
  
Facture le en direct.  
  
Merci.  
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Cordialement.  
  
Claude cané 
Menuiseries MPBA.  
07.85.59.00.92 
 
 
 
 

Le 2 avr. 2024 à 10:23, Commercial - LALOI MENUISERIES 
<commercial@laloi-menuiseries.com> a écrit : 

 
Bonjour Claude, 
  
Il s’agit d’une serrure 1 point + centreur référence H03400. Prix net 
HT : 10.50 €. 
Délai : 5 jours ouvrés. 
  
Cdt, 
  
  

 
 
 
 
 
 

Emilie DUFOUR 
Assistante Administrative et commerciale 

Tel +33 5 62 88 25 80 

www.laloi-menuiseries.com  

   
<image002.jpg> 
   
<image002.jpg> 

   

  
  
  
  

De : Claude Cané [mailto:claude.mpba09@gmail.com]  
Envoyé : mardi 26 mars 2024 21:40 
À : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-
menuiseries.com> 
Objet : Fwd: Référence abc crealux 
  
  
Cordialement.  
  
Claude cané 
Menuiseries MPBA.  
07.85.59.00.92 
 
Début du message transféré : 
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De: Claude Cané 
<claude.mpba09@gmail.com> 
Date: 20 mars 2024 à 10:36:12 UTC+1 
À: Laloi Bureau <contact@laloi-
menuiseries.com> 
Objet: Régence abc crealux 

Salut, 
 
Peux tu me dire prix et délai stp pour cette pièce 
? 
 
Merci.  
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Cordialement.  
 
Claude cané 
Menuiseries MPBA.  
07.85.59.00.92 


