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Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Envoyé: lundi 11 mars 2024 09:24
À: 'Commercial - LALOI MENUISERIES'
Objet: RE: SAV REY Florent

Bonjour Emilie,  
Merci de passer en commande la cornière ci-dessous stp. 
Merci de ton retour. 
 
Cordialement,  
 
Sihem 
Service SAV 
 
    

 
 
 
 
 

 
 

De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>  
Envoyé : vendredi 17 novembre 2023 15:58 
À : 'Sihem - BRIOL-DIFFUSION' <sihem@briol-diffusion.fr> 
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Cc : 'Julie LALOI' <jlaloi@laloi-menuiseries.com> 
Objet : RE: SAV REY Florent 
 
Bonjour Sihem,  
 
Le prix de la cornière est de 26.74 € net HT.  
 
Cdt,  
 
Emilie  
 
Service Commercial  
LALOI MENUISERIES  
 
---------- Forwarded message --------- 
De : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr> 
Date: ven. 17 nov. 2023 à 10:08 
Subject: TR: SAV REY Florent 
To: Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com> 
 

Bonjour Julie,  

J’ai zappé de te faire la demande  

Mail ci-dessous de MR GISCLARD tu sais qui a voulu passer en direct avec vous. 

Tu peux me donner le prix  stp de la cornière  stp ?  

MERCI  

  

Cordialement, 

Sihem  

Service SAV 

05.61.83.64.48 

www.menuiseriebriol-diffusion.com 
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De : Xavier GISCLARD <xavier.gisclard@orange.fr>  
Envoyé : mardi 10 octobre 2023 17:23 
À : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr> 
Objet : REY Florent 

  

RE bonjour 

Suite à mon appel 

Merci d'envoyer à  Julie une demande pour le sav dont nous avons parlé ce matin. 

Remplacement du rejingot bas de la baie vitrée du salon par une cornière 30/20 en alu 
gris anthracite en 2560 de long. 

Cdlt 

  

Xavier GISCLARD 

Maître d'Oeuvre 

Tél: 06 37 25 94 27 

 
 
 
--  
Cordialement, 
 



4

Julie 
LALOI MENUISERIES 


