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Commercial - LALOI MENUISERIES

De: logistique@briol-diffusion.fr
Envoyé: jeudi 7 mars 2024 11:31
À: 'Commercial - LALOI MENUISERIES'
Objet: RE: SAV POSSAMAI

Bonjour,  
 
Merci de passer le vitrage en commande 
 
Dans l’attente d’un retour de votre part,  
 
 
Cordialement,  
Ludivine 
Service Après-Vente 
05.61.83.64.48 
www.menuiseriebriol-diffusion.com 
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De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>  
Envoyé : mardi 6 février 2024 16:37 
À : logistique@briol-diffusion.fr 
Objet : TR: SAV POSSAMAI 
 
Bonjour,  
 
Oui j’aƩendais un retour de mon fournisseur.  
Le prix net HT est de 226.64 €  
 
Voici les informaƟons que nous avons sur le vitrage (aƩenƟon les dimensions ne correspondent pas à ce que tu m’as 
donné, et il s’agit d’un vitrage avec peƟts bois incorporés RAL 7035) :  
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Cdt,  
 
 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.

 

Emilie DUFOUR  
Assistante Administrative et commerciale  

Tel +33 5 62 88 25 80  

www.laloi-menuiseries.com  

       

 
 
 
 

De : logistique@briol-diffusion.fr [mailto:logistique@briol-diffusion.fr]  
Envoyé : mardi 6 février 2024 13:19 
À : 'Commercial Laloi' <commercial@laloi-menuiseries.com> 
Objet : TR: SAV POSSAMAI  
 
Bonjour Emilie,  
 
Sauf erreur de ma part, je n’ai pas eu votre retour sur ce dossier ?  
 
Dans l’attente de celui-ci,  
 
 
Cordialement,  
Ludivine  
Service Après-Vente  
05.61.83.64.48  
www.menuiseriebriol-diffusion.com  
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De : logistique@briol-diffusion.fr <logistique@briol-diffusion.fr>  
Envoyé : jeudi 1 février 2024 17:00 
À : 'Commercial Laloi' <commercial@laloi-menuiseries.com> 
Objet : TR: SAV POSSAMAI  
 
Bonjour Emilie,  
 
Quel est le tarif pour un vitrage 1280x2010 pour repère 1 sur arc jointe svp ?  
 
 
Cordialement,  
Ludivine  
Service Après-Vente  
05.61.83.64.48  
www.menuiseriebriol-diffusion.com  

 
 
 
 

De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>  
Envoyé : mercredi 10 janvier 2024 09:08 
À : logistique@briol-diffusion.fr 
Objet : RE: SAV POSSAMAI  
 
Bonjour Ludivine,  
 
Ci-joint la confirmaƟon de commande de 2017.  
Bonne journée,  
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Cdt,  
 
Emilie  
Service Commercial  
 
LALOI MENUISERIES  
 
 
 

De : logistique@briol-diffusion.fr [mailto:logistique@briol-diffusion.fr]  
Envoyé : mardi 9 janvier 2024 16:35 
À : 'Commercial Laloi' <commercial@laloi-menuiseries.com> 
Objet : SAV POSSAMAI  
 
Bonjour Emilie,  
 
En 2017, nous avons acheté des menuiseries au nom de POSSAMAI mais je n’ai pas d’ARC. Pourriez-vous me la 
fournir svp ?  
 
Dans l’attente d’un retour de votre part,  
 

La société BRIOL DIFFUSION vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2024.  

 
Cordialement,  
Ludivine  
Service Après-Vente  
05.61.83.64.48  
www.menuiseriebriol-diffusion.com  

 
 


