Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com>
Envoyé: jeudi 25 janvier 2024 11:12

A: Commercial Laloi

Cc: Prescillia FOUTREYN

Objet: Fwd: QUESTION GRILLE DE VENTILATION

creer cde mais en sav.
prescillia. je traite ce dossier

---------- Forwarded message ---------

De : frederic foissac <foissac.fermetures@gmail.com>
Date: jeu. 25 janv. 2024 a 11:05

Subject: Re: QUESTION GRILLE DE VENTILATION
To: Julie LALOI <jlaloi(@]laloi-menuiseries.com>

Donc oui 6 kits complets en noir STP; Merci

Le jeu. 25 janv. 2024 a 11:02, Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com> a écrit :
Salut Delphine,

Oui c'est bien pour une mortaise 250x12
Je commande bien en noir?

Cdt
Julie

Le jeu. 25 janv. 2024 a 10:39, frederic foissac <foissac.fermetures@gmail.com> a écrit :
Bonjour Julie,

Océane n'est pas 1a jusqu'a lundi. Juste une question sur la mortaise, c'est bien pour une mortaise de
250*12 ?

Si c'est bien le cas, il nous en faudrait 6.
Merci, bonne journée
Delphine

Le jeu. 25 janv. 2024 a 09:02, Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com> a écrit :
Bonjour Océane,

Régulateur 30m3 int noir + déflecteur ext noir = 5.42€ net HT

Cdt
Julie

Le mer. 24 janv. 2024 a 16:33, frederic foissac <foissac.fermetures@gmail.com> a écrit :
peux- tu me donner le prix du kit complet s'il te plait




Le mer. 24 janv. 2024 a 16:25, Julie LALOI <jlaloi@]laloi-menuiseries.com> a €crit :
non 1a il ne s'agit que du c6té intérieur

Le mer. 24 janv. 2024 a 15:07, frederic foissac <foissac.fermetures@gmail.com> a écrit :
C'est le kit complet de la grille ?

1 Sans virus.www.avast.com

Le mer. 24 janv. 2024 a 14:05, Julie LALOI <jlaloi@]laloi-menuiseries.com> a €écrit :
Bonjour,

Je viens d'avoir le retour du fournisseur.
C'est possible tarif: 3.84€ net HT la grille.

Dans I'attente de ton retour,

Cdt
Julie

Le mer. 24 janv. 2024 a 09:18, frederic foissac <foissac.fermetures@gmail.com> a écrit :
Bonjour Julie,

As-tu la possibilité d'avoir des grilles de ventilation noir pour une mortaise de 250x12 ?

Dans I'attente de votre retour,
Je vous remercie par avance,
Bien cordialement

Océane

05.61.45.08.09

“ Sans virus.www.avast.com

Cordialement,



I — Julie LALOI

Assistante Administrative de Production

Tel +33 562 88 25 80

www.laloi-menuiseries.com
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Dans l'attente de votre retour,
Je vous remercie par avance,
Bien cordialement

05.61.45.08.09

Cordialement,

Assistante Administrative de Production

Tel +33 562 88 25 80

www.laloi-menuiseries.com
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Dans I'attente de votre retour,
Je vous remercie par avance,
Bien cordialement

05.61.45.08.09

Cordialement,

Assistante Administrative de Production

Tel +33 562 88 25 80

www.laloi-menuiseries.com

EEE|E

Dans l'attente de votre retour,
Je vous remercie par avance,
Bien cordialement



Cordialement,

Dans I'attente de votre retour,
Je vous remercie par avance,
Bien cordialement

Julie LALOI

Assistante Administrative de Production

Tel +33 562 88 25 80

www.laloi-menuiseries.com
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05.61.45.08.09
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Cordialement,

Julie LALOI

Assistante Administrative de Production

Tel +33 562 88 25 80

www.laloi-menuiseries.com
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05.61.45.08.09



