Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Lunardi Robert <robert.lunardi.cdm5@orange.fr>
Envoyé: mercredi 6 décembre 2023 15:08

A: ‘Commercial - LALOI MENUISERIES'

Objet: RE: TR: Message from "RNP58387933BBE9"

Bon pour accord de cette commande.........R.LUNARDI

Robert LUNARDI
Technaco-commiercial
3 oseLT099 Fax : 0561, 70.91.92
M 0626762052
ﬂ robert.lunardicdmS@Eorange.fr

e A T E S g Rt ]
D 17 chemin du Bargeron, 31140 Saint-Alban

MEMUISERIES

De : . CD MENUISERIE [mailto:cd-menuiserie.sa@wanadoo.fr]
Envoyé : mercredi 6 décembre 2023 09:45

A : robert lunardi.cdm5

Objet : TR : TR: Message from "RNP58387933BBE9"

Le : 05 décembre 2023 a 23:15 (GMT +01:00)

De : "Commercial - LALOI MENUISERIES" <commercial@laloi-menuiseries.com>
A : "robert.lunardi.cdm5@orange.fr" <robert.lunardi.cdm5@orange. fr>

Cc : "cd-menuiserie.sa@wanadoo.fr" <cd-menuiserie.sa@wanadoo.fr>

Objet : TR: Message from "RNP58387933BBE9"

Bonjour Robert,

I1 faut compter 986.42 € HT pour la refabrication des 2 vantaux avec vitrage ANTELIO bronze.
Cdt,

Emilie

Service Commercial

LALOI MENUISERIES

De : cd-menuiserie.sa@wanadoo.fr [mailto:cd-menuiserie.sa@wanadoo.fr]
Envoy¢ : jeudi 30 novembre 2023 08:12



A : LALOI <commercial@]laloi-menuiseries.com>
Objet : Message from "RNP58387933BBE9"

Cet e-mail a été envoy¢ par "RNP58387933BBE9" (IM C3000).

Date de numérisation: 30.11.2023 08:12:27 (+0100) Contacter si besoin : cd-menuiserie.sa@wanadoo.fr



