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Commercial - LALOI MENUISERIES

De: logistique@briol-diffusion.fr
Envoyé: mardi 28 novembre 2023 10:11
À: 'Commercial - LALOI MENUISERIES'
Objet: RE: DEVIS - SAV CINELLI

Bonjour Emilie, 
 
Il nous faudrait le vitrage svp 
 
Merci  
 
 
Fermeture pour congés du Vendredi 22 Décembre 2023 à 12h jusqu’au Lundi 01 Janvier 2024 inclus. 
 
 
Cordialement,  
Ludivine 
Service Après-Vente 
05.61.83.64.48 
www.menuiseriebriol-diffusion.com 

 
 
 
 

De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>  
Envoyé : mardi 28 novembre 2023 09:08 
À : logistique@briol-diffusion.fr 
Objet : RE: DEVIS - SAV CINELLI 
 
Bonjour,  
 
Prix net HT pour le vitrage ci-dessous :  
 
155.99 €  
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Cdt,  
 
 
Emilie  
Service Commercial  
 
LALOI MENUISERIES  
 
 
 

De : logistique@briol-diffusion.fr [mailto:logistique@briol-diffusion.fr]  
Envoyé : lundi 27 novembre 2023 09:52 
À : 'Commercial Laloi' <commercial@laloi-menuiseries.com> 
Objet : DEVIS - SAV CINELLI  
 
Bonjour Emilie,  
 
Pourriez-vous me faire un devis pour un vitrage :  
 
Les dimensions du vitrage sont : 4/20/4PFA TGI NOIR    LG 1683 x 1363 HT 
 
Merci par avance,  
 
Cordialement,  
Ludivine  
Service Après-Vente  
05.61.83.64.48  
www.menuiseriebriol-diffusion.com  

 
 


