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Commercial - LALOI MENUISERIES

De: logistique@briol-diffusion.fr
Envoyé: mardi 10 octobre 2023 10:18
À: 'Commercial - LALOI MENUISERIES'
Objet: RE: ARC BRIOL.MFC LEHAGRE

Bonjour Emilie, 
 
Merci de nous en fournir 4 svp 
 
 
Cordialement,  
Ludivine 
Service Après-Vente 
05.61.83.64.48 
www.menuiseriebriol-diffusion.com 

 
 
 
 
De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>  
Envoyé : lundi 9 octobre 2023 15:07 
À : logistique@briol-diffusion.fr 
Objet : TR: ARC BRIOL.MFC LEHAGRE 
 
Bonjour Ludivine,  
 
Il faut compter 2 euros net HT la gâche.  
 
Cdt,  
 
Emilie  
 
Service Commercial  
LALOI MENUISERIES  
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De : logistique@briol-diffusion.fr [mailto:logistique@briol-diffusion.fr]  
Envoyé : mercredi 4 octobre 2023 11:04 
À : 'Commercial Laloi' <commercial@laloi-menuiseries.com> 
Objet : TR: ARC BRIOL.MFC LEHAGRE  
 
 
Bonjour Emilie, 
 
Pourriez-vous me communiquer le tarif des gâches pour le coulissant 2150x2600 ; arc et photo jointe  
 
Merci pour votre retour,  
 
 
Cordialement,  
Ludivine  
Service Après-Vente  
05.61.83.64.48  
www.menuiseriebriol-diffusion.com  

 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

mailto:logistique@briol-diffusion.fr
mailto:logistique@briol-diffusion.fr
mailto:commercial@laloi-menuiseries.com
http://www.menuiseriebriol-diffusion.com
http://www.novapdf.com

