SAN 20223090

Commercial - LALOI MENUISERIES (AL~ A (;c..ﬁLQ>

De: Fabien Cabanes <sarlfif@gmail.com>
Envoyé: jeudi 14 septembre 2023 11:45

A: Commercial - LALOI MENUISERIES
Objet: Re: Devis FIF : Réf : GARB

C&_Q _):(‘\ \\r N éSLQ
Bonjour, Yo O Yo Eha

Commande validée.

Peux-tu rajouter en SAV une parclose (abimeé)
Réf : SCI GARB

Rép:1

Traverse du milieu

L. 1917 siany

En te remerciant

Cdt
Emilie

Le lun. 11 sept. 2023 a 11:44, Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@]laloi-
menuiseries.com> a écrit :

2IEME ENVOI

| Merci,

Emilie

Service Commercial

LALOI MENUISERIES

De : Commercial - LALOI MENUISERIES [mailto:commercial@laloi-menuiseries.com]
Envoyé : vendredi 8 septembre 2023 11:42

A : 'Fabien Cabanes' <sarlfif@gmail.com>

Objet : TR: Devis FIF : Réf : GARB

Bonjour Emilie,




Suite a ma conversation téléphonique avec Fabien, il m’a demandé de prévoir 1 barre de corniére de 100 x 100 en
RAL 9006 SATINE (teinte sur la commande initiale).

Le prix est de : 97.83 € net HT, et le délai est d’environ 10 jours.

Je te remercie de me valider ces infos si tout est OK pour toi.

Cdt,

Emilie

Service Commercial

LALOI MENUISERIES

' De : Fabien Cabanes [mailto:sarlfif@gmail.com]

Envoyé : mardi 5 septembre 2023 09:10
A : Commercial Laloi <commercial@laloi-menuiseries.com>
Objet : Devis FIF : Réf : GARB

Bonjour Emilie,

Peux-tu me chiffrer I'élément joint

RAL 9006 TEXTURE

En te remerciant par avance

Cordialement

Emilie

| 06.62.69.13.36




