Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Alcine Rodrigues <contact@fpvrenov.fr>
Envoyé: mardi 12 septembre 2023 12:18

A Commercial - LALOI MENUISERIES
Objet: Re: commande

Bonjour,

Je vous confirme mon accord pour la commande.
Cordialement

A. Rodrigues

06.07.40.38.11

Le lun. 11 sept. 2023 a 14:50, Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@Ialoi-

menuiseries.com> a écrit :

2IEME ENVOI

Merci,

Emilie

Service Commercial

LALOI MENUISERIES

De : Commercial - LALOI MENUISERIES [mailto:commercial@Ialoi-menuiseries.com]
Envoyé : vendredi 8 septembre 2023 10:36

A : contact@fpvrenov.fr

Objet : TR: commande

Bonjour,

Nous pouvons vous proposer de la corniere 60 x 30 : 32.95€ net HT x 2
Du platde 50 : 21.96 € net HT x 2

Du platde 30: 8.86 € net HT
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Merci de nous confirmer votre commande si cela vous convient.

Cdt,

Emilie

Service Commercial

LALOI MENUISERIES

De : Julie LALOI [mailto:jlaloi@laloi-menuiseries.com]
Envoyé : jeudi 7 septembre 2023 16:26

A : Commercial Laloi <commercial@laloi-menuiseries.com>
Objet : Fwd: commande

---------- Forwarded message ---------

De : Alcine Rodrigues <contact@fpvrenov.fr>
Date: jeu. 7 sept. 2023 a 16:24

Subject: commande

To: Julie LALOI <jlaloi@Ialoi-menuiseries.com>

Bonjour,

Concernant le dossier "Chamaille™ Accusé de réception N° 2023061312
Nous aurions besoin d' habillage en Finition : 1247 FINE STRUCTURE :
2 corniéres 60 x 40 L:2500
2 plats de 60 L: 2500

1 plat de 30 L; 1100

Merci par avance

Cdlt
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