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Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Envoyé: mardi 5 septembre 2023 10:11
À: 'Commercial - LALOI MENUISERIES'
Objet: RE: SAV TASTAYRE 

Emilie  
Tu penseras au roulette stp  
Il me semble que celle pour l’alu ne s’adapte pas avec le rail en INOX  
 
Cordialement, 
Sihem  
Service SAV 
05.61.83.64.48 

www.menuiseriebriol-diffusion.com 
 

 
 

De : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>  
Envoyé : mardi 5 septembre 2023 09:57 
À : 'Commercial - LALOI MENUISERIES' <commercial@laloi-menuiseries.com> 
Objet : RE: SAV TASTAYRE  
 
Bonjour Emilie  
Merci de passer en commande stp. 
 
Cordialement, 
Sihem  
Service SAV 
05.61.83.64.48 

www.menuiseriebriol-diffusion.com 
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De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>  
Envoyé : vendredi 1 septembre 2023 15:42 
À : 'Sihem - BRIOL-DIFFUSION' <sihem@briol-diffusion.fr> 
Objet : RE: SAV TASTAYRE  
 
Bonjour Sihem,  
 
Il faut compter 20.92 € net HT pour le rail inox.  
 
Cdt,  
 
Emilie  
 
Service Commercial  
LALOI MENUISERIES  
 

De : Sihem - BRIOL-DIFFUSION [mailto:sihem@briol-diffusion.fr]  
Envoyé : vendredi 1 septembre 2023 15:33 
À : 'Commercial - LALOI MENUISERIES' <commercial@laloi-menuiseries.com> 
Objet : SAV TASTAYRE  
 
Bonjour Emilie,  
Arc en PJ  
Merci de me faire un devis pour le rail  du coulissant 800x2400 repère 03 en inox. 
Merci de ton retour. 
 
 
Cordialement,  
Sihem  
Service SAV  
05.61.83.64.48  

www.menuiseriebriol-diffusion.com  
 

mailto:commercial@laloi-menuiseries.com
mailto:sihem@briol-diffusion.fr
mailto:sihem@briol-diffusion.fr
mailto:commercial@laloi-menuiseries.com
http://www.menuiseriebriol-diffusion.com


3

 
 


