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Jean-lLuc - Briol-Diffusion -

De:

Envoyé: mardi 1 ao(t 2023 14:34
A: 'Jean-Luc - Briol-Diffusion'
Obijet: RE: demande devis

Bonjour Jean Luc,

Ci-dessous le prix demandé avec une intercalaire de 8mm ;
62.40 € net HT.

Cdt,

Emilie

Service Commercial
LALOI MENUISERIES

De : Jean-Luc - Briol-Diffusion [mailto:jean-luc@briol-diffusion.fr]
Envoyé : lundi 31 juillet 2023 09:38

A : contact@laloi-menuiseries.com

Objet : demande devis

Bonjour Emilie,

Jaurais besoin d’un chiffrage pour un double vitrage 4/8/4 en dimensions 545x1500 mm — imprimé G200

Avec warm edge, mais je suis pas s{ir que se soit possible en 8 mm, sinon intercalaire normal

Merci

Cordialement,

Jean-luc

Responsable Commande
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Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>
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