Commercial - LALOI MENUISERIES

De: LOGISTIQUE - BRIOL-DIFFUSION <logistique@briol-diffusion.fr>
Envoyé: lundi 31 juillet 2023 10:02

A ‘Commercial - LALOI MENUISERIES'

Objet: RE: DEMANDE TARIF - SAV ANDERHALT

Bonjour Julie,
Merci de m’envoyer la piece svp

Ludivine

De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>
Envoyé : vendredi 28 juillet 2023 15:46

A : logistique@briol-diffusion.fr

Objet : TR: DEMANDE TARIF - SAV ANDERHALT

Bonjour Ludivine,

[l faut compter 6.18 € net HT pour ce e piéce.
Cdt,

Emilie

Service Commercial
LALOI MENUISERIES

De : logistique@briol-diffusion.fr [mailto:logistique@briol-diffusion.fr]
Envoyé : vendredi 28 juillet 2023 10:37

A : 'Commercial - LALOI MENUISERIES' <commercial @laloi-menuiseries.com>
Objet : RE: DEMANDE TARIF - SAV ANDERHALT

BONJOUR
VOICI LAPHOTO

LUDIVINE

De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>
Envoyé : jeudi 27 juillet 2023 16:34

A : logistique@briol-diffusion.fr

Objet : RE: DEMANDE TARIF - SAV ANDERHALT

Bonjour Ludivine,
Pouvez-vous nous donner plus de précisions ? Nous ne comprenons pas ce que vous souhaitez.
Merci,

Emilie
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Service Commercial
LALOI MENUISERIES

De : logistigue@briol-diffusion.fr [mailto:logistigue @briol-diffusion.fr]
Envoyé : jeudi 27 juillet 2023 14:18

A: 'Commercial Laloi' <commercial@laloi-menuiseries.com>

Objet : DEMANDE TARIF - SAV ANDERHALT

Bonjour Emilie,

Pouvez-vous m’établir un devis pour un doigt de déclenchement ( d’oscillot battant cassé ) sur le repere 5 de I’ARC
jointe svp.

Dans I’attente d’un retour de votre part,

Fermeture pour congés d’été du 05 ao(t 2023 au 27 aodt 2023 inclus

Cordialement,

Ludivine

Service Aprés-Vente

05.61.83.64.48
www.menuiseriebriol-diffusion.com

icosioiso MERCH
BRIOL poyREUX! Pormn

Afin de soutenir ce merveillevx projet, Menuisere BRIOL a reversé 1% de son chiffre 4mmmm
entre ke 1* oclobie el le 30 novembre 2022, Nouvs avens eu henneur de remelire

ce vendred| 16 décembre 4 'ossocialion Dessine.mol une malton.
Nous remercions également Vincent Clere, parain de I'asseciation pour son soutien of 33 porfoges pour cette belle opération.

Hous remerclons nos olmables clients gu onl
Pl ol 28 mencelleus soulien dwvanl ka
duée de lopéalion

Grice & co don, des parents denfanh malades
powrons profiter d'en occwell of d'une oide
indghpeniable dan ¢od maments dificdes
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