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Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Envoyé: mardi 25 juillet 2023 17:05
À: 'Commercial - LALOI MENUISERIES'
Objet: RE: SAV DELMAS/BELMONTE 

 
Bonjour Emilie,  
Merci de le passer en commande urgente stp  
Tu penses que je l’aurais avant la fermeture ?  
 
 
Cordialement, 
Sihem  
Service SAV 
05.61.83.64.48 

www.menuiseriebriol-diffusion.com 
 

 
 

De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>  
Envoyé : lundi 24 juillet 2023 16:30 
À : 'Sihem - BRIOL-DIFFUSION' <sihem@briol-diffusion.fr> 
Objet : TR: SAV THOMAS PETIT DEMANGE  
 
Bonjour Sihem,  
 
Prix net HT pour le vitrage en PJ : 165.06 €  
 
Cdt,  
 
Emilie  
 
Service Commercial  
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LALOI MENUISERIES  
 

De : Sihem - BRIOL-DIFFUSION [mailto:sihem@briol-diffusion.fr]  
Envoyé : lundi 24 juillet 2023 15:07 
À : 'Commercial - LALOI MENUISERIES' <commercial@laloi-menuiseries.com> 
Objet : SAV THOMAS PETIT DEMANGE  
 
Bonjour Emilie,  
Photos en PJ  
Merci de me faire un devis pour le vitrage. 
 
 
Cordialement,  
Sihem  
Service SAV  
05.61.83.64.48  

www.menuiseriebriol-diffusion.com  
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