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Commercial - LALOI MENUISERIES

De: logistique@briol-diffusion.fr
Envoyé: jeudi 6 juillet 2023 10:00
À: 'Commercial - LALOI MENUISERIES'
Objet: RE: DEMANDE URGENTE DEVIS - SAV VIDAL SBL
Pièces jointes: ACCUSE_2022020395 SCI VIDAL SBL.pdf

Bonjour Emilie, 
 
Je valide le vitrage ci-dessous  
 
Dans l’attente d’un retour de votre part, 
 
Cordialement,  
Ludivine 
Accueil 
05.61.83.64.48 
www.menuiseriebriol-diffusion.com 

 
 
 
 
De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>  
Envoyé : mercredi 14 juin 2023 08:54 
À : logistique@briol-diffusion.fr 
Objet : TR: DEMANDE URGENTE DEVIS - SAV VIDAL SBL 
 
Bonjour,  
 
Prix net HT pour 1 vitrage du rep 0.1 : 148.26 € 
 
Cdt, 
 
Emilie 
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Service Commercial 
LALOI MENUISERIES 
 

De : LOGISTIQUE - Briol-Diffusion [mailto:logistique@briol-diffusion.fr]  
Envoyé : mardi 13 juin 2023 17:09 
À : 'Commercial - LALOI MENUISERIES' <commercial@laloi-menuiseries.com> 
Objet : DEMANDE URGENTE DEVIS - SAV VIDAL SBL 
 
Bonjour Emilie, 
 
Pourriez-vous me faire un devis de vitrage pour le repère 1 sur l’ARC jointe. 
 
Merci pour votre retour, 
 
 
 
Cordialement,  
Ludivine 
Accueil 
05.61.83.64.48 
www.menuiseriebriol-diffusion.com 
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