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Commercial - LALOI MENUISERIES

De: logistique@briol-diffusion.fr
Envoyé: lundi 26 juin 2023 10:30
À: 'Commercial - LALOI MENUISERIES'
Objet: RE: DEMANDE TARIF - SAV CINELLI

Bonjour Emilie, 
 
Nous confirmons la commande ci-dessous au nom du SAV Cinelli, 
 
Bonjour, 
 
Prix net HT pour le vitrage ci-dessous :  
112.23 € 
 
Cdt, 
 
Emilie 
 
Service Commercial 
LALOI MENUISERIES 
 
 
Dans l’attente d’un retour de votre part, 
 
Cordialement,  
Ludivine 
Accueil 
05.61.83.64.48 
www.menuiseriebriol-diffusion.com 
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De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>  
Envoyé : mercredi 31 mai 2023 09:07 
À : logistique@briol-diffusion.fr 
Objet : RE: DEMANDE TARIF - SAV CINELLI 
 
Bonjour, 
 
Prix net HT pour le vitrage ci-dessous :  
112.23 € 
 
Cdt, 
 
Emilie 
 
Service Commercial 
LALOI MENUISERIES 
 

De : logistique@briol-diffusion.fr [mailto:logistique@briol-diffusion.fr]  
Envoyé : jeudi 25 mai 2023 13:36 
À : 'Commercial Laloi' <commercial@laloi-menuiseries.com> 
Objet : DEMANDE TARIF - SAV CINELLI 
 
Bonjour Emilie, 
 
Pourriez-vous me donner le tarif d’un vitrage  
 
Hauteur 1113x Longueur 1483mm 
S4/20/4pfa tgi noir  
 
Merci pour votre retour, 
 
 
Cordialement,  
Ludivine 
Accueil 
05.61.83.64.48 
www.menuiseriebriol-diffusion.com 
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