Commercial - LALOlI MENUISERIES

De: Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Envoyé: mardi 6 juin 2023 08:41

A '‘Commercial - LALOI MENUISERIES'

Objet: RE: SAV BM INGENERIE DAURES

Bonjour Emilie,
Merci de passer en commande le vitrage stp

Cordialement,
Sihem

Service SAV
05.61.83.64.48

www.menuiseriebriol-diffusion.com

oo MERCI .
BRIOL poyR EUX | Komermmes

Afin de soulenir ce mervellleux projel, Menuiserde BRIOL o reversé 1% de son chiffre d'alfoires des ventes réaflsées
enire je 17 oclobre ef le 30 novembre 2022. Nous avons eu Mhannew de remetire un chéque d'un montant de 15 25824 furos

ce vendred| 16 décembre a I'associalion Dessine-mol vne maksan.
Hous remerclons également Vincent Clerc, pamaln de I'associofion pour son soullen ef ses parfages pour cefle belle opémafion.

Mo remigrcions nos aimables clienty qul ond
permia d'ofidr o mervelleus soutien dusand o
dimée de I oparafion.

Gréce @ o don, des parenh d'enfonh mobodes
poumans profifer d'un accuell & d'une olde
Inciapeniable dans oot maments difficie.

(©)

Dessinig-rgi
LN ik

De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>
Envoyé : mercredi 31 mai 2023 10:22

A : 'Sihem - BRIOL-DIFFUSION' <sihem@briol-diffusion.fr>

Objet : RE: SAV BM INGENERIE DAURES

Bonjour,

Prix net HT pour le vitrage ci-dessous :

65.73€

Cdt,

Emilie

Service Commercial
LALOI MENUISERIES
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De : Sihem - BRIOL-DIFFUSION [mailto:sihem@briol-diffusion.fr]

Envoyé : mardi 30 mai 2023 11:22

A : 'Commercial - LALOI MENUISERIES' <commercial@laloi-menuiseries.com>
Objet : SAV BM INGENERIE DAURES

Bonjour Emilie
Merci de nous faire un devis pour le vitrage :

Remplissages

Qte |Reférence Description Largeur| Hauteur Epaisseur
44 2/16/4 Faible Emissif
1 |RSEEES |+ Argon + Wam Edge 441 569 10 |28 mm
Moir + Granité 200

Merci de ton retour

Cordialement,
Sihem

Service SAV
05.61.83.64.48

www.menuiseriebriol-diffusion.com

oo MERCI .
BRIOL poyR EUX | Komermmes

Afin de soulenir ce mervellleux projel, Menuiserde BRIOL o reversé 1% de son chiffre d'alfoires des ventes réaflsées
enire le 1* actobre of le 30 novembre 2022, Nous avons eu [honnew de remetire un chégue d'un montant de 15 258 26 €uros

ce vendred| 16 décembre a I'associalion Dessine-mol vne maksan.
Hous remerclons également Vincent Clerc, pamaln de I'associofion pour son soullen ef ses parfages pour cefle belle opémafion.

Mo remigrcions nos aimables clienty qul ond
permia d'ofidr o mervelleus soutien dusand o
dimée de I oparafion.

Gréce & oF oon, de pareniy o 'enlarh moboedea
poumans profifer d'un accuell & d'une olde
Incfageriable dans oo maments difficie
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