LA Lot o AS \g

Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Envoyé: mercredi 31 mai 2023 11:41

A: '‘Commercial - LALOI MENUISERIES'

Objet: TR: MFC COLOMBIE

Bonjour Emilie,
Merci de passer en commande les 2 autres couvres joint stp
Merci de ton retour.

Cordialement,
Sihem

Service SAV
05.61.83.64.48

www. menuiseriebriol-diffusion.com

MERCI
BR.OL POUR EUX ! lﬁ?«mg

Afin de soutenir co meivelieux projel. Manuisene BRIOL o revernsé 17 de son chiflre d'affoires des vontes reciisaes
entre le 1~ octobee el le 30 novambre 2022 Nous avons eu Fhonnewr de remetire yn chégue o un moentant de 15 258 26 €uros

ce vendredi 16 decembre 4 I'associalion Dessine-mol une mation
Nous remercions egalement Vincent Clerc, pamoin de ['omociafion pour son soullon &! ses parfages pour celle balle opérofion

Noui remesclont nos almables clieals qui and
permis d'ofrr co mervelleux savtien duwant lo
dwie de lopétalicn,

Gréce & ¢ don, des parenlz d'enfonly melades
pounon: profiter d'un accuell of d'vhe olde
Indiiporsable dans cex maments dilffedes,

ung’ Gl

De : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Envoyé : vendredi 12 mai 2023 10:47
A : 'Commercial - LALOI MENUISERIES' <commercial@laloi-menuiseries.com>

Objet : RE: MFC COLOMBIE

Bonjour Emilie,
Merci de passer en commande 1 couvre joint stp
Merci de ton retour.

Cordialement,
Sihem
Service SAV




05.61.83.64.48
www. menuiseriebriol-diffusion.com

mon oo MERCI ~
BRIOL POUR EUX ! 14”\.\;

Afin de soulenir ce mefvelieux projel. Menuherde BRIOL o reversé 17 de son chillre d'alfaires det ventes reolisect

entre le 1* octobre ef le 30 novembre 2022 Nous avons eu [honneur de remelire yn chegue o un montant de 15 258 26 €uros

co vendred 14 décembre 4 'associolion Dessine-mol une makson

| Nous remercions egalement Vincent Clerc. panaln de Fassacialien pour son soullgn el se3 parfages pour celie balie opérafion. _

Mous remerclons nas almables clients qul onl
permly ¢'ofth co morvelleux soutien durant lo
dwée de fopsiotion,

Grice & co don, des parents denfenh molodes
polmors profiter d'va accvell o d'une olde
Ingdhpensable dans et maments ditficies

De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>
Envoyé : jeudi 11 mai 2023 14:52

A : 'Sihem - BRIOL-DIFFUSION' <sihem @briol-diffusion.fr>

Objet : TR: MFC COLOMBIE

Bonjour Sihem,

Pas de changement de prix depuis le 1*" mai 2022, les tarifs sont bons.
Cdt,
Emilie

Service Commercial
LALOI MENUISERIES

De : Sihem - BRIOL-DIFFUSION [mailto:sihem@briol-diffusion.fr]
Envoyé : jeudi 11 mai 2023 09:07
A :'Commercial - LALOI MENUISERIES' <commercial@laloi-menuiseries.com>

Objet : MFC COLOMBIE

Bonjour Emilie,
Arc en PJ merci de me faire un devis pour les couvres joint stp

Merci.

Cordialement,
Sihem

Service SAV
05.61.83.64.48

www. menuiseriebriol-diffusion.com




Menulserias

156 Impasse de la Bourgade
31470 LABEGE

Référence : SAV MFC COLOMBIE

Accusé de réception N° 2022071485

LIVRAISON SEMAINE 30

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

LABEGE, LE 20/07/2022

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICIATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vUes proposées sont en vue intérieure,

DESCRIPTIF

MONTANT TOTAL T.T.C.

Qtél Désignation L H P.U. HT P.T. HT
Repére : 001 " T
/," LONGUEURS DE CI 30 22,00 66,00
: L 3100MM N
U 7016Fs
MONTANT TOTAL H.T. 66,00 €
T.V.A. ¢ 20,00 % 13,20 €
79,20 €




