Uy 9023008 0O A
Commercial - LALOI MENUISERIES

De: LOGISTIQUE - Briol-Diffusion <logistique@briol-diffusion.fr>
Envoyé: vendredi 28 avril 2023 08:39

A: ‘Commercial - LALOI MENUISERIES'

Objet: RE: DEMANDE TARIF - SAV BESCOS/BOUDANOVA

Bonjour Emilie,

Merci de nous fournir le vitrage s’il vous plait,
Bonne journée,

Cordialement,

Ludivine

Accueil

05.61.83.64.48
www.menuiseriebriol-diffusion.com

menuviseried MERCI

BRIOL poyR EUX! Koo

Afin de soutenk ce mervellieux projel, Menutsetie BRIOL o revernie 1% de son chiffre d affakres deos ventes réaliséos

enfre e 1+ oclobre et la 30 novembre 2022, Nous avons eu Phonneur de remelfre un cheque d'vn monfant de 15 258,25 €uros
ce vendiodd 16 decembue o lNossociotion Dessineg-mol une maolson
Nous remarcions également Vincent Clere, parrain de 'associalion powr son soulten el sos partages pour cotte belle opeéralion

Neous remerelons nas almatles clients gui ont
peimis d'oliy ce mrvedleuy soullen dwant fa
duwée de lopérotion,

Grldce & ce don, dei p 3 Fenfon)
pousrens profiler d'un occued ef d'une aide
Indispansoble dans o3 marmenly difie 2os.
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Toute I'équipe BRIOL vous
souvhaite une belle et heureuse
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De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>

Envoyé : vendredi 21 avril 2023 11:14
A : logistique@briol-diffusion.fr
Objet : RE: DEMANDE TARIF - SAV BESCOS/BOUDANOVA

Bonjour,

Ci-dessous les infos demandées :
Prix net HT : 149.58 £
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Cdt,
Emilie

Service Commercial
LALOI MENUISERIES




De : logistique @briol-diffusion.fr [mailto:logistique @briol-diffusion.fr]
Envoyé : jeudi 20 avril 2023 15:41

A : 'Commercial Laloi' <commercial@laloi-menuiseries.com>

Objet : DEMANDE TARIF - SAV BESCOS/BOUDANQOVA

Bonjour Emilie,

Pouvez-vous m’établir un devis pour le vitrage repére 001 sur I’ARC jointe s’il vous plait,
Dans I’attente d’un retour de votre part,

Cordialement,

Ludivine

Accueil

05.61.83.64.48
www.menuiseriebriol-diffusion.com

_........ MERCI -
BRIOL POUR EUX ! Mmmdaspamntsrwgus"z

Afin de soutenic ce mervelleux projel. Menuiserie BRIOL o reverse 1% de son chiffre d'affaires des ventes realiséas
ontre le 1* oclabee of le 30 navembre 2022 Nous avons el honneur de remetire un chagque d'vn monfant de 15 258,26 €uros

ce vendredi 16 décembre a I'ossociotion Dessine-mol une matson
Nous remercions dégalement Vincen! Clere, partrain de 'assecialion pow son sautien el sos poriages pour Colte belle cpeération

Nous ramerelans nos almabies clients qui gnl
permis d'elliy o marvedleus soullen dwant o
durée de l'opéation.

Grice & ee don, det p s d'enfanly

pourrens profiler d'un occued ¢f d'une aide
Ingispeniable dans ot momenty difiedes,

Desing-mas
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