LA 20250402 @Y
Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Envoyé: mardi 25 avril 2023 15:09

A: '‘Commercial - LALOI MENUISERIES'

Objet: RE: SAV SONIREX DIOGO

Bonjour Emilie,
Merci de passer en commande stp
Merci de ton retour.

Cordialement,
Sihem

Service SAV
05.61.83.64.48

www. menuiseriebriol-diffusion.com

oo o MERCI ¢
BRIOL poyp EUX1 oo

Afin de soulenir ce mervedieux projel. Manuisere BRIOL a reversé 1% de son chillre d'allaires des ventes reolisses

aatre e 1= octoboe af le 30 novembre 2022 Nous avons eu Fhonneus de remelire un chéaue o un meniant de 1525824 €ures
ce vendredi 16 décembye & Fassocialion Dessine-mol une makon
Nous remercions egakrment Vincent Clere. parroin de I'assaciofion pour son soutlen el 383 pariages pour celle balle opérafion

Nowui remercions nos almables clients qul ont
pemis d'offie ce morveilleux sautlen duant le
drée de Mopération,

Grace & ce don, des poreah d'enfonh motodes
poumors profitor d'vn accueil ¢ d'une alde
Indipensable dans ces maments dilfiedey.

Testing-me,

wm' I|””||;|I,',l“
De : Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>
Envoyé : jeudi 13 avril 2023 14:54
A :'Sihem - BRIOL-DIFFUSION' <sihem @briol-diffusion.fr>
Objet : TR: SAV SONIREX DIOGO
Bonjour,
Ci-dessous les infos demandées :
- Réféxence Ll Dépignntion . u;i' Laxg Hout .
82 [4/20/4 Gae axgen intewgaladive WE 2 1428 1980

Prix net HT pour un vitrage : 191.86 €

Cdt,




