Commercial - LALOlI MENUISERIES

De: Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>

Envoyé: mardi 11 avril 2023 09:21

A '‘Commercial - LALOI MENUISERIES'

Objet: TR: SAV FORNIES

Pieces jointes: IMG_20230407_122042.jpg; IMG_20230407_122034.jpg; ACCUSE 2022040918
FORNIES.pdf

De : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Envoyé : vendredi 7 avril 2023 17:19

A : 'Emilie GILOUPPE' <e.gilouppe@portes-eo0.eu>

Objet : SAV FORNIES

Bonjour Emilie,

Arc + photos en PJ vu avec Julie

Merci de passer en commande la coiffe gauche du galandage 2400x4000 repére 1
Merci de ton retour.

Cordialement,
Sihem

Service SAV
05.61.83.64.48

www.menuiseriebriol-diffusion.com

ceociooe  MERC o
BRIOL poyR EUX | Komermmes

Afin de soulenlr ce merveilleux projel, Menuiserle BRIOL o reversé 17 de son chifire d'alfolres des ventes réallsées
enire je 17 oclobre ef le 30 novembre 2022. Nous avons eu Mhannew de remetire un chéque d'un montant de 15 25824 furos

ce vendred| 14 décembre @ 'associolion Destine-moi vne makson.
Mous remerelons également Vincend Clerc, pamaoln de I'amsaclofion pour son soullen et ses parfages powr cefle belle opérafion.

Mo remigrcions nos aimables clienty qul ond
parmia d'ofire co mervelleusx soullen dusand lo
disés da | opdrotion,

Grice & oo don, des parenh d'enforh molodes
poumans profifer d'un accuell & d'une olde
Indapensable dam ces maments difficies

De : Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Envoyé : vendredi 7 avril 2023 14:29

A : Julie LALOI' <jlaloi@laloi-menuiseries.com>

Objet : FORNIES
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Cordialement,
Sihem

Service SAV
05.61.83.64.48

www.menuiseriebriol-diffusion.com

oo MERCI .
BRIOL poyR EUX | Komermmes

Afin de soulenir ce mervellleux projel, Menuiserde BRIOL o reversé 1% de son chiffre d'alfoires des ventes réaflsées
enire le 1* actobre of le 30 novembre 2022, Nous avons eu [honnew de remetire un chégue d'un montant de 15 258 26 €uros

ce vendred| 16 décembre a I'associalion Dessine-mol vne maksan.
Hous remerclons également Vincent Clerc, pamaln de I'associofion pour son soullen ef ses parfages pour cefle belle opémafion.

Mo remigrcions nos aimables clienty qul ond
permia d'ofidr o mervelleus soutien dusand o
dimée de I oparafion.

Gréce & oF oon, de pareniy o 'enlarh moboedea
poumans profifer d'un accuell & d'une olde
Incfageriable dans oo maments difficie

De : Michael FORNIES <labellclim.fornies@gmail.com>
Envoyé : vendredi 7 avril 2023 14:21

A : sihem@briol-diffusion.fr

Objet : Fwd: Mr fornies

---------- Forwarded message ---------

De : Michael FORNIES <labellclim.fornies@gmail.com>
Date: ven. 7 avr. 2023 2 12:23

Subject: Mr fornies

To: <melanie@briol-diffusion.fr>

Bonjour,
Apreés réception des menuiseries livré par vos soins .
Je viens de m apercevoir que une des menuiseries a galandage et gravement rayé voir photos .

Quel solution avez vous pour résoudre ce probléme ? Mon menuisier intervient samedi et dimanche pour réaliser la
pose .

Je reste en attente de votre réponse.

Cordialement fornies Michael
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