Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com>

Envoyé: mardi 4 avril 2023 12:24

A Commercial Laloi

Objet: Fwd: GAMSO MODIF Cde Ref NOGUERA N° 2023010247

ON CREE UN SAV OU JE MODIF SUR LA CDE?

---------- Forwarded message ---------

De : Jean Philippe SIRI <siri@gamso.fr>

Date: mar. 4 avr. 2023 4 11:19

Subject: TR: GAMSO MODIF Cde Ref NOGUERA N° 2023010247
To: Julie LALOI <jlaloi@Ilaloi-menuiseries.com>

Re bonjour

LE CLIENT VIENT DE NOUS DONNER SON ACCORD POUR LA MIDIFICATION DU CHASSIS

DONC NOUS TE VALIDONS LE DEVIS DE 386.26 HT POUR LE PASSER EN L= 1000 .

Merci Jean Philippe,

Jean-Philippe SIRI
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De : Jean Philippe SIRI [mailto:siri@gamso.fr]
Envoyé : mardi 4 avril 2023 10:54
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A : Julie LALOI'
Objet : RE: GAMSO MODIF Cde Ref NOGUERA N° 2023010247

Bonjour Julie,

Le client réfléchie encore il doit nous donner sa réponse rapidement.

Je te tien s au courant.

Merci Jean Philippe,

Jean-Philippe SIRI
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De : Julie LALOI [mailto:jlaloi@laloi-menuiseries.com]

Envoyé : mardi 4 avril 2023 10:22

A : Jean Philippe SIRI

Objet : Re: GAMSO MODIF Cde Ref NOGUERA N° 2023010247

Bonjour Jean Philippe,

AS tu un retour?

Cadt
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Julie

Le jeu. 30 mars 2023 & 11:48, Jean Philippe SIRI <siri@gamso.fr> a écrit :

Peux tu m’appeler a ce sujet,
Je n’arrive pas a t’avoir depuis ce matin.

Merci Jean Philippe,

Jean-Philippe SIRI
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De : Julie LALOI [mailto:jlaloi@laloi-menuiseries.com]

Envoyé : jeudi 30 mars 2023 11:18

A : Jean Philippe SIRI

Cc : Commercial Laloi

Objet : Re: GAMSO MODIF Cde Ref NOGUERA N° 2023010247

Bonjour Jean Philippe,

Pour la reprise de ce chassis et la commande du nouveau vitrage, il faut compter 386.26€ Ht.

Dans l'attente de ta confirmation
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Cadt

Julie

Le mer. 29 mars 2023 a 11:28, Jean Philippe SIRI <siri@gamso.fr> a écrit :

Bonjour Julie,

Comme vu par téléphone ce jour, il faudrait modifier la largeur du chassis en L= 1000 de la commande
Ref NOGUERA N° 2023010247.

Me dire si cela est possible quitte a nous refacturer le vitrage que tu devrais recommander.
Merci de me tenir au courant,

Merci Jean Philippe,

Jean-Philippe SIRI
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Cordialement,

Julie
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