Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>
Envoyé: vendredi 3 mars 2023 08:43

A: ‘Sihem - BRIOL-DIFFUSION'

Objet: TR: SAV PUERTAS

Pieces jointes: image0000001001002003004005006007008009010011012013014015016017018

019020021022023024025026027028029030031032033034035036.jpg; ACCUSE_
2022112249 PUERTAS LAVERDE.pdf

Bonjour Sihem,

Le prix du montant chicane est de 71.08 € net HT.
Je transfere la commande a Julie.

Cdt,
Emilie

Service Commercial
LALOI MENUISERIES

De : Sihem - BRIOL-DIFFUSION [mailto:sihem@Dbriol-diffusion.fr]

Envoyé : jeudi 2 mars 2023 13:22

A : 'Commercial - LALOI MENUISERIES' <commercial @laloi-menuiseries.com>
Objet : SAV PUERTAS

Bonjour Emilie,

Arc + photos

Merci de nous faire un devis et de passer en commande le montant chicane vantail gauche vue intérieure du
coulissant 2150x2400 repére 01.

Merci de ton retour.

Cordialement,
Sihem

Service SAV
05.61.83.64.48

www.menuiseriebriol-diffusion.com
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o ... MERCI .
BRIOL poyREUX! ¥onc

Afin de soulenir ce mervellleux projel, Menuisedle BRICL o reversé 17 de son chiffre d'clfoires des ventes récilsées
enbe e 1 oclobre el le 30 novembre 2022 Nous avons eu Mhonnew de remetine un chéque d'un montant de 15 258 24 Curos

ce vandred| 14 décembre a 'asacciolion Dessine-moi vne maison.
Hous remercions égolament Vincent Clerc, pamoin de I'associofion pour son soullen ef ses parfages pour ceffe belle opérafion.

Mo remigrcions nos aimables clienty qul ond
permia d'ofidr o mervelleus soutien dusand o
dumée de | oparotion,

Groce 4 C# oo, des parenls d enlarh moboedes
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