Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>
Envoyé: lundi 27 février 2023 09:46

A: ‘Julie LALOI'

Objet: RE: SAV COZZOLI N° 2022061414

SAV 2023020481

PRIX :82.14 €

Emilie

Service Commercial
LALOI MENUISERIES

De : Julie LALOI [mailto:jlaloi@laloi-menuiseries.com]
Envoyé : vendredi 24 février 2023 16:18

A : Commercial Laloi <commercial@laloi-menuiseries.com>
Objet : Fwd: SAV COZZOLI N° 2022061414

creer sav
et me donner prix pour N03123J L 2071
7016FS

---------- Forwarded message ---------

De : Jean Philippe SIRI <siri@gamso.fr>

Date: jeu. 23 févr. 2023 a 18:14

Subject: SAV COZZOLI N° 2022061414

To: Julie LALOI <jlaloi@]Ialoi-menuiseries.com>

Bonjour,

Pour le chantier Réf COZZOLI N° 2022061414 pour le repere 1 Coul 3 Vtx 3 Rail, il me faudrait le
montant d’accroche du vantail principal droite ( pas coté serrure ).

Pour ce qui est de I’autre vantail mon collegue ira relevé les ctes du montant qui serait trop court, ainsi on
aura tous les éléments .

Merci Jean Philippe

Mr SIRI

Sté GAMSO
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siri@gamso.fr
05 62 89 40 00

06 09 70 12 32

Cordialement,

Julie
LALOI MENUISERIES
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