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Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com>
Envoyé: lundi 13 février 2023 11:03
À: Commercial Laloi
Objet: Fwd: GAMSO SAV Ref GV FILICE N° 2022091736

a creer stp 

---------- Forwarded message --------- 
De : Jean Philippe SIRI <siri@gamso.fr> 
Date: lun. 13 févr. 2023 à 10:45 
Subject: GAMSO SAV Ref GV FILICE N° 2022091736 
To: Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com> 
 

Bonjour Julie, 

  

Sur la commande Réf GV FILICE N° 2022091736, sur le repère 1 Coulissant 2 Vtx H 2150 X L 2400 les 2 montants 
centraux du vantail principal et secondaire sont rayé. 

Si tu regardes bien les montants sont rayés même sous le plastique.. 

Merci de nous renvoyé ces montants pour SAV. 

  

Merci Jean Philippe, 

  

  

Mr SIRI 

Sté GAMSO 

siri@gamso.fr 

05 62 89 40 00 

06 09 70 12 32 

  

  

  

De : Siri Jean Philippe [mailto:gamsojps@gmail.com]  
Envoyé : lundi 13 février 2023 10:31 
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2

À : siri 
Objet : EV FILICE 
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Envoyé de mon iPhone 

  

Pour protéger 
votre v ie 
privée, 
Micro so ft 
Office a 
empêché le   

Sans virus.www.avg.com 

  

 
 
 
--  
Cordialement, 
 
Julie 
LALOI MENUISERIES 

http://www.avg.com

