Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com>
Envoyé: mercredi 1 février 2023 10:30

A Commercial Laloi

Objet: Fwd: GAMSO SAV Ref AUDEMAR N°2022091834

creer sav du coup

---------- Forwarded message ---------

De : Julie LALOI <jlaloi@laloi-menuiseries.com>

Date: mer. 1 févr. 2023 a 10:29

Subject: Re: GAMSO SAV Ref AUDEMAR N°2022091834
To: Jean Philippe SIRI <siri@gamso.fr>

Cc: Commercial Laloi <commercial@laloi-menuiseries.com>

Jean Philippe,

Ce chantier ayant été livré en S50 et la photo prise sur chantier une fois la menuiserie posée, la demande ne
peut étre prise en SAV gratuit..

Il faut compter 70€ net Ht

En te remerciant par avance de ta compréhension

Cdt
Julie

Le lun. 30 janv. 2023 & 10:37, Jean Philippe SIRI <siri@gamso.fr> a écrit :

Bonjour Julie,

Suer la commande Réf AUDEMAR N° 2022091834, la traverse haute du galandage H 2195 X L 3000 repére 1 est
rayée.

Merci de nous la renvoyer pour SAV

Et sur le repere 4 H 950 X L 1800 Vp Dte la crémone du vantail principal, ne manceuvre pas en tournant la poignées.

La traverse est tres URGENTE les plaquistes attaquent le chantier et commencent a doubler.

Merci Jean Philippe,
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Mr SIRI

Sté GAMSO

siri@gamso.fr

0562 89 40 00

06097012 32

De : laffite.cyril31150@gmail.com [mailto:]affite.cyril31150@gmail.com]
Envoyé : lundi 30 janvier 2023 10:30

A : siri

Objet : Audemar

Traverse haute galandages
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Envoyé de mon iPhone

x] | Sans virus.www.avg.com

Cordialement,

Julie
LALOI MENUISERIES

Cordialement,

Julie
LALOI MENUISERIES
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