Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@laloi-menuiseries.com>
Envoyé: mercredi 4 janvier 2023 09:48

A: ‘Julie LALOI'

Objet: TR: SAV LOGIS TERRAM VILLA 1

SAV 2023010029

PRIX 85.04€

Emilie

Service Commercial
LALOI MENUISERIES

De : Julie LALOI [mailto:jlaloi@laloi-menuiseries.com]
Envoyé : mercredi 4 janvier 2023 09:08

A : Commercial Laloi <commercial@laloi-menuiseries.com>
Objet : SAV LOGIS TERRAM VILLA 1

Je viens d'avoir Valéry.

Ils ont abimé un montant lors d'une livraison.

Il faut leur refournir un montant U03120 L 2095 en 9010B .
Créer SAV et me donner prix stp

Cordialement,

Julie
LALOI MENUISERIES
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